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De : Contabilidade UFFS <dir.contabilidade@uffs.edu.br>
Assunto : Re: PROCESSO 23205.102906/2018-02

Para : Secretaria dos Orgaos Colegiados
<secoc@uffs.edu.br>

Zimbra secoc@uffs.edu.br

Re: PROCESSO 23205.102906/2018-02

ter, 13 de out de 2020 14:21
CONCUR

Oi Solange,

Enviei novamente o processo com o parecer retificado, conforme solicitação do relator. O
sistema não permite renomear documento no processo e para manter o histórico, há dois
documentos F9738 - Parecer Técnico DCONT, sendo o último o retificado.
Permaneço à disposição para prestar esclarecimentos adicionais que se façam
necessários.

Atenciosamente,
Vilson Schuck
DCONT/UFFS

De: "Secretaria dos Orgaos Colegiados" <secoc@uffs.edu.br>
Para: "Contabilidade UFFS" <dir.contabilidade@uffs.edu.br>
Enviadas: Terça-feira, 13 de outubro de 2020 13:42:14
Assunto: Fwd: PROCESSO 23205.102906/2018-02

Boa tarde Vilson,

Segue retorno do conselheiro Alcindo

Att.
Solange
Secretaria dos Órgãos Colegiados (SECOC)
Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS)
49 2049-3725 / #213725

De: "alcindo" <alcindo@centralcontabilidade.com.br>
Para: "Secretaria dos Orgaos Colegiados" <secoc@uffs.edu.br>
Enviadas: Terça-feira, 13 de outubro de 2020 13:29:55
Assunto: Re: Fwd: PROCESSO 23205.102906/2018-02

Boa tarde Solange,
 
Sim esse mesmo, pois ali consta o campo zerado, mas se houve a orientação e o
recolhimento de valores referentes a aplicação deveriam esta ali demonstrados.
 
Att
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---
           Alcindo Oliveira Lopes
                    Sócio Contador
Central contabilidade e Assessoria SS Ltda
        www.centralcontabilidade.com.br
                   (49) 3329-6641
 

Em 13/10/2020 11:58, Secretaria dos Orgaos Colegiados escreveu:

Sr. Alcindo,
 
O Vilson da DCONT nos retornou.
Por favor verifique o questionamento abaixo.
Aguardo seu retorno para encaminhar o processo à DCONT para retificação.
 
Atenciosamente,
 
Solange
Secretaria dos Órgãos Colegiados (SECOC)
Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS)
49 2049-3725 / #213725
 

De: "Contabilidade UFFS" <dir.contabilidade@uffs.edu.br>
Para: "Secretaria dos Orgaos Colegiados" <secoc@uffs.edu.br>
Enviadas: Terça-feira, 13 de outubro de 2020 11:45:41
Assunto: Re: PROCESSO 23205.102906/2018-02
 
Bom dia Solange, 
 
Por favor, nos encaminhe o processo para a retificação do relatório, porém gostaria de
confirmar se o relator está se referindo ao documento F9738 Parecer Técnico DCONT
0142519, como sendo o "relatório de receita e despesas (pg. 147)", no qual não consta
os valor dos rendimentos da aplicação financeira. 
Permaneço a disposição para esclarecimentos adicionais, caso necessário, inclusive
para manter contato telefônico ou auxílio presencial ao professor Alcindo, caso assim
desejar.
Atenciosamente,
Vilson Schuck
DCONT/UFFS

De: "Secretaria dos Orgaos Colegiados" <secoc@uffs.edu.br>
Para: "Contabilidade UFFS" <dir.contabilidade@uffs.edu.br>
Cc: "Vilson Genesio Schuck" <vilson.schuck@uffs.edu.br>
Enviadas: Terça-feira, 13 de outubro de 2020 10:47:55
Assunto: Fwd: PROCESSO 23205.102906/2018-02
 
Prezados,
 
Encaminho a solicitação de esclarecimentos do conselheiro Alcindo, conforme e-mail
abaixo.
Aguardo o retorno, para podermos responder ao conselheiro.
 

mailto:alcindo@centralcontabilidade.com.br
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Atenciosamente,
Solange Baldissera
Secretaria dos Órgãos Colegiados (SECOC)
Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS)
49 2049-3725 / #213725
 

De: "alcindo" <alcindo@centralcontabilidade.com.br>
Para: "Secretaria dos Orgaos Colegiados" <secoc@uffs.edu.br>
Enviadas: Terça-feira, 13 de outubro de 2020 10:32:45
Assunto: PROCESSO 23205.102906/2018-02
 
Bom dia Srs.
 
Referente ao processo 2325.102906/2018-02 ao analisa-lo observei algumas
inconsistências como segue:
 
1 - Na pg. 129 consta orientação da contabilidade para que a professora Fernanda
recolha diferença de valores referentes a aplicação financeira não realizada. Na pg. 120
tem copia do recolhimento, porém na no relatório de receita e despesas (pg. 147) não
consta esse valor!
 
Aguardo retorno para concluir o relatório.
 
Att
-- 
           Alcindo Oliveira Lopes
                    Sócio Contador
Central contabilidade e Assessoria SS Ltda
        www.centralcontabilidade.com.br
                   (49) 3329-6641
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